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Gmail - Esclarecimento

Pregao Eletrénico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Esclarecimento

4 mensagens

Rita Morais <

Para: Pregaor

Boa tarde !
Estamos fa
No termo d
Os itens s3
Item 21 e 2
item 32 on
Iltens 58-59

Aguardo re

Att Fabiani
Empresa G

noraisremercj@live.com>
) <pregaorg@gmail.com>

28 de outubro de 2021 15:41

rendo a proposta inicial, e surgiu algumas dividas a respeito de alguns itens.

e referéncia consta a descrigdo de uma maneira que difere da relacdo de itens .

D

2 onde diz hife em um e iscas em outro detalhamento.

de consta com fermento na relagiio de itens e no edital n3o fala sobre .
-60, onde consta concentrado e no termo de referéncia, n3o traz este detalhe .

torno para que eu posso prosseguir com o cadastro.

ro Rapido

Para: Rita Mor

Pregaorg <prd

Bom dia!

Poderia inf

Atenciosam
[Texio das mens;

rgaorg@gmail.com>
ais <moraisrcmercj@live.com>

29 de outubro de 2021 10:33

pormar a qual pregdo eletrdnico se referem esses questionamentos?

ente,
agens anteriores oculto!

Prefeitura !lvji’unicipal do Rio Grande - RS
Departamento de Licitagbes e Contratos - DLC
Fones: 53 32336055 ou 5057

Rita Morais <rfnoraisrcmercj@live.com>

Para: Pregaorg

Bom dia
Pregao Elet

29 de outubro de 2021 10:42
] <pregacrg@gmail.com>

rénico N°79/2021

De: Pregaors
Enviado: sey
Para; Rita M
Assunto: Re

{Texto das mens;

> <pregacrg@gmail.com>

(ta-feira, 29 de outubro de 2021 11:33
orais <moraisrcmerc|@live.coms>
Esclarecimento

agens anteriores oculto]

Para: Rita Mor,

Pregaorg <prg

Prezada Fa

Para formu
de Referén

gaorg@gmail.com>

28 de outubro de 20621 11:01
ais <moraisrcmercj@live.com> :

hiani,

agao de sua proposta, por gentileza, considerar o descritivo constante do Anexo I - Termo

cia. A relagao de itens que cadastramos no Comprasnet muitas vezes n3o condiz
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Comprasnet dispBe descrigBes idénticas ao que se pretende adquirir.
Em caso de novas duvidas, estamos & disposicio,
Atenciosamente,

Pregoeira Helena Gomes
[Texto das mensagens anteriores ocuito]
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[Texto das mehsagens anteriores oculto]
Prefeitura Municipal do Rio Grande - RS
Departamento de Licitagées e Contratos - DLC
Fones: 5332336055 ou 6051

Pregaorg <pregacrg@gmail.com>

4 de novembro de 2021 13:15
Para: suelen dias@riogrande.rs.gov.br, Financeiro <financeiro@nutricacsaude.com.br>

Boa tarde Suelen

Favor responder o questionamento que segue,
[Texto das menisagens anteriores oculto]

suelen.dias@riogrande.rs.gov.br <suelen.dias@riogrande.rs.gov.br> 4 de novembro de 2021 13:33
Para: pregaolg <pregacrg@gmail.com>

1. Podera ser cotado mais de uma marca, desde que o fornecedor entregue amostras de
todas as marcas que optar cotar, para que haja avaliagzo organoléptica.

2. Caso opte por cotar apenas uma marca e tenha que entregar uma marca diferente, desde
que a qualidade seja a mesma e a troca seja autorizada pela Nutricionista, na NF deve
constar apenas o descritivo do produto.

3 e 4. N&p sei responder ao certo, mas acredito a a assinatura seja aceita. Quanto ao valor,
desconheéco.
5.A tolerdncia nos produtos que tem 1 ano de validade & de até 9 meses até o vencimento

da validade. No entanto, o leite deve ser entregue no maximo 20 dias apds a data de
fabricacép.

Aproveitd para questionar se e em qual parte do Processo podemos incluir uma listagem de
marcas aceitas.

Alt.
Suelen Djas
Nutricionista

De: "pregaorg" <pregaorg@gmail.com>

Para: "suglen” <suelen dias@riogrande.rs.gov.br>, "Financeiro"
<financeiro@nutricacsaude.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 4 de novembro de 2021 13:15:41

Assunto: Fwd: Solicitaggo de Esclarecimento Rio Grande PE 079/2021

[Texto das mengagens anteriores ocLlto]

Pregaorg <pregaorg@gmail.com> 4 de novembro de 2021 14:40
Para: Financeiro <financeiro@nutricacsaude.com.br>

Boa tarde

segue respostas ao questionamento.
[Texto das mengagens anteriores oculta]
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@maﬂ Pregéo Eletronico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Solicitacdo de Esclarecimento Rio Grande PE 079/2021

5 mensagens

Financeiro - Nutricdo & Sadde <financeiro@nutricacsaudes.com.br> 1 de novembro de 2021 14:26
Para: pregacrg@gmail.com
Cc¢: Proposta <proposta@nutricaosaude.com.br>

Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)!

Solicitamos os seguintes esclarecimentos referente ao Pregao Eletrénico 079/2021.

1. Podera ser cotado mais de uma marca por produto mantendo o mesme padriio de qualidade e valor?
Salientamos que, por tratar-se de um sistema de registro de precos por 12 meses muitas veies & dificil a
manutencao da marca cotada até o final da ata. Nossa inteng@o €, caso vencedores, no f'nomento da
entrega, faltar alguma marca por motivos alheios & responsabilidade do fornecedor, néo fiqguemos
impedidos de entregar pela falta do mesmo ou ainda deixar de cumprir o prazo de entrega.

2. Caso tenhamos gue cotar somente uma marca, haja necessidade de mudar a mesma no decarrer da ata,
esta ficaria diferente do que constaria na ata assinada e na nota fiscal, constaria a marca que $er|a
entregue, este procedimento n&o geraria nenhum problema no momento do pagamento, correto?

. O Municipio aceita assinatura digital para a proposta financeira e para os documentos de habilitagao?

- Se cotado na proposta inicial, valor acima ao de referéncia, a proposta sera desclassificada? |

. Para alguns itens, esta sendo solicitado no momento da entrega prazo de validade igual a data de
fabricacao do produto, como € o caso do item arroz e do leite em pé , onde esta sendo pedido, no
momento da entrega validade de 12 meses, sendo que a data de fabricagio é 12 meses, e, até chegar ao
fornecedor e este, entregar no consumidor final, o produto possuird menos de 12 meses. E 0 mesmo caso
do leite UHT, onde esta sendo solicitado validade de 4 meses no momento da entrega e o produto possui

esta validade da data de sua fabricacgo. Qual serd a tolerancia nas validades destes produtos no
momento da entrega?

o bW

Certos de sua compreensio ficamos no aguardo,

Atenciosamente,

Fléwia Mana "'argas da Costa

Nutricdo e Sadde Com de Alimentos Ltds EFP
fi nanc-=|.ro@g>w_h'lcaasaud& comiar

" Fone/Faxr {51) 24706422

571 987118 ©576

Pregaorg <pregaorg@gmail.com> 4 de novembrag de 2021 13:14
Para: Financeiro - Nutricao & Saude <financeiro@nutricaosaude.com.br>

04/11/2021 14:41




Gmail - PREGAO ELETRONICO N° 79/21 - PEDIDO DE ESCL... https://mail google.com/mail/u/1/?ik=7138030e84 & view=pt&searc...

aE

L f"}”"}agi Preg&o Eletrénico PMRG <pregaorg@gmail.com>

PREGAQ ELETRONICO N° 79/21 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOC

2 mensagens

Licitagao - Gris <licitacao@atacadaors.com.br> 3 de novembro de 2021 14:09
Para: Pregadrg <pregaorg@gmaii.com>

Boa tarde!

Venho por meio desta solicitar esclarecimento referente ao valor unitdrio maximo aceitavel para o item 7 ( Arroz
parboilizadp, tipo 1. Embalagem de 5kg — R$ 8,23 ), onde esta sendo solicitado * unid * e ndo o prego do “ kg “

Aguardo rgtorne o mais breve possivel.

Desde ja apgradeco sua atencio.

Att.

Cristiana Machado

Setor de Licitagoes

Pregaorg <pregaorg@gmail.com> 4 de novembro de 2021 13:13
Para: Licitagéo - Cris <licitacao@atacadaors.com.br>

Boa tardeg

Em resposta ao questionamento, o item 07 trata-se de 30.000 kg de arroz parboilizado com o valor
maximo gceitdvel 8,23 o kg.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prefeitura Municipal do Rio Grande - RS
Departaménto de Licitages e Contratos - DLC
Fones: 5332336055 ou 6051
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Gﬁﬂﬁaig Pregéo Eletrénico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Pregao Eletronico n® 79/2021

2 mensagens

Osvaldo Gasp
Para: Pregaorg

Bom dia,

Em andlise ao

arin <condorpf@terra.com.br> 4 de novembro de 2021 12:12
<pregaorg@gmail.com>

edital do Pregdo Eletrénico n2 79/2021 o item 07, arroz parboilizado, sdo 30.000 kg de arroz ou 20.000 pacotes de 5 ka?

Se for pacote com 5 kg o vaior de referéncia estd baixo demais, se for o kg estd ok.

Att,

Osvaldo Gasparin

COQPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA
FALMA LTDA — CNP.J: 81.022.632/0001-01
Agroindastria

Fone: (055) 3263.1101 Ramal: 201

Rua Benjamin Basilio Vendrusculo, 338,
Distrito Industrial, CEP 97.220-000, Faxinal do
Soturno

Pregaorg <pré

gaorg@gmail.com= 4 de novembro de 2021 13:11

Para: Osvaldo;Gasparin <condorpf@terra.com.br>

Boa tarde |

Em resposta ao questionamento, o item 07 trata-se de 30.000 kg de arroz parboilizade com o valor maximo

aceitavel 8

23 o kg.

[Texto cias mensggens anteriores oculto]

Prefeitura Municipal do Rio Grande - RS

Departamen

tc de Licitagdes e Contratos - DLC

Fones: 53 32336055 ou 6051







