
Pregão Eletrônico PMRG <pregaorg@gmail.com>

Re: ESCLARECIMENTO - RIO GRANDE-RS PE 062/2022 
1 mensagem

Daniel Brandao <daniel@riogrande.rs.gov.br> 11 de maio de 2022 14:16
Para: Comercial Solução <comercial@solucaoempresarial.net.br>
Cc: informatica <informatica@riogrande.rs.gov.br>, Pregaorg <pregaorg@gmail.com>

Todo esse processo será 1 empenho global, que será pago conforme a entrega. 
Alguns fabricantes estavam relatando dificuldade de entregar todos os itens por causa da crise de
insumos, onde então abrimos para a possibilidade da entrega de forma programada, mas poderão sim
entregar o quantitativo total de uma vez.

At.te, 

Daniel Ferreira Brandão 
Superintendente de TI 
Secretaria de Município de Desenvolvimento, Inovação e Turismo/Informática 
Rua República do Líbano, 88 
(53) 99945.3105 

Prefeitura Municipal do Rio Grande 
http://www.riogrande.rs.gov.br

De: "Comercial Solução" <comercial@solucaoempresarial.net.br> 
Para: "Daniel Brandao" <daniel@riogrande.rs.gov.br> 
Cc: "informatica" <informatica@riogrande.rs.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:48:07 
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - RIO GRANDE-RS PE 062/2022 

Prezado,

Apenas que haja confirmação do nosso entendimento:

Os 500 monitores do item 5 serão solicitados e empenhados de uma só vez? Ou seja, caso venhamos a nos sagrar vencedora,
poderemos entregar TODAS as peças?

Questionamos pois o edital fala no item 8 que poderá ser realizada em até 9 entregas, mas não fica claro se isso seria seria um
"termo específico" ou "genérico" (sobre os outros itens) 

Em qui., 5 de mai. de 2022 às 15:07, Daniel Brandao <daniel@riogrande.rs.gov.br> escreveu: 
Boa tarde
 
Não se trata de um Registro de Preço, então serão adquiridos as quantidades totais dos itens.
Para todas as outras questões a resposta está em "8. DA ENTREGA" no Termo de Referência.
 
Caso reste alguma dúvida após a leitura, retorne o contato.
 
At.te, 
 
Daniel Ferreira Brandão 
Superintendente de TI 
Secretaria de Município de Desenvolvimento, Inovação e Turismo/Informática 
Rua República do Líbano, 88 
(53) 99945.3105 
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Prefeitura Municipal do Rio Grande 
http://www.riogrande.rs.gov.br
 

De: "Comercial Solução" <comercial@solucaoempresarial.net.br> 
Para: "informatica" <informatica@riogrande.rs.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 5 de maio de 2022 10:21:35 
Assunto: ESCLARECIMENTO - RIO GRANDE-RS PE 062/2022 
 
Bom dia,
 
Somos interessados no pregão abaixo:
 
REF:
MUNICIPIO DO RIO GRANDE-RS
PROCESSO: 55668/2022 – SMDIT. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022. 
 
Referente ao item 5 - MONITOR:
 
Questionamento 1) Será uma aquisição para atender ao órgão de forma imediata com entrega de 100% do quantitativo
licitado neste processo em apenas um empenho?

Questionamento 2) Caso seja por demanda, conforme a necessidade, qual será a quantidade mínima por
pedido/empenho?

Questionamento 3) Qual o prazo de vigência do contrato caso tenha?

Questionamento 4) Todo o quantitativo desta licitação, será solicitado até o fim do contrato?

 

Atenciosamente,

 
Geovanna Alyson 
Departamento de Licitação

comercial@solucaoempresarial.net.br

Tel.: (62) 3941-8562 

 
--  
This message has been scanned for viruses and dangerous content by  
E.F.A. Project, and is believed to be clean.  
Click here to report this message as spam. 

--  
Atenciosamente,

JORDANA NESTOR 
Departamento de Licitação

comercial@solucaoempresarial.net.br

Tel.: (62) 3941-8562
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